
OKUL KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV ADI

KOCAELİ İZMİT Muammer Dereli Fen Lisesi Binot 11. Sınıf 5. Deneme Kocaeli

TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ
Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan Puan Puan
19,74 4,70 18,56 7,35 2,70 6,67 6,77 1,85 6,30 0,00 0,00 0,00 18,04 5,64 16,63 0,00 0,00 0,00 4,81 2,79 4,11 4,37 3,83 3,42 6,92 2,57 6,27 72,24 24,23 66,18 315,942 312,722 330,824 328,603 329,821 325,192
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SINIFLARA AİT ORTALAMALAR
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ
Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

Sınıf D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan Puan Puan
11A 19,68 5,32 18,36 8,05 3,26 7,24 7,37 2,47 6,75 0,00 0,00 0,00 19,37 6,11 17,84 0,00 0,00 0,00 5,05 3,05 4,29 5,32 3,37 4,47 7,32 2,26 6,75 330,741 328,086 341,637 341,996 340,337 336,497
11B 20,42 4,58 19,27 7,13 3,00 6,38 7,13 2,42 6,52 0,00 0,00 0,00 17,92 6,33 16,33 0,00 0,00 0,00 5,92 2,63 5,26 4,33 4,33 3,25 7,13 2,63 6,47 321,777 320,234 335,559 332,399 333,963 329,690
11C 20,95 4,71 19,77 8,19 2,52 7,56 7,38 1,90 6,90 0,00 0,00 0,00 20,71 5,10 19,44 0,00 0,00 0,00 5,48 2,38 4,88 4,62 3,90 3,64 7,67 2,14 7,13 342,470 338,155 352,414 350,569 353,439 350,959
11D 18,05 3,27 17,23 6,27 2,00 5,77 4,91 1,00 4,66 0,00 0,00 0,00 17,59 4,50 16,47 0,00 0,00 0,00 4,09 2,32 3,51 4,41 3,09 3,64 6,55 2,18 6,00 303,516 299,733 308,444 303,756 311,421 311,768
11E 19,57 5,76 18,13 7,24 2,76 6,55 7,14 1,48 6,77 0,00 0,00 0,00 14,76 6,14 13,23 0,00 0,00 0,00 3,43 3,67 2,51 3,29 4,38 2,19 5,95 3,62 5,05 282,372 278,409 317,484 316,211 311,231 298,122
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KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
Muammer Dereli Fen Lisesi okulunda 107 5

İZMİT ilçesinde 640 36 6
KOCAELİ ilinde 2013 87 16 6

Türkiye'de 2013 87 16 6 1

DERECELER

Türkiye'de sınava 16 okul katıldı, okulunuz [YGS-1] de 2. [YGS-2] de 2. [YGS-3] de 1. [YGS-4] de 1. [YGS-5] de 1. [YGS-6] da 2. oldu

KOCAELİ ilinde sınava 16 okul katıldı, okulunuz [YGS-1] de 2. [YGS-2] de 2. [YGS-3] de 1. [YGS-4] de 1. [YGS-5] de 1. [YGS-6] da 2. oldu

İZMİT ilçesinde sınava 6 okul katıldı, okulunuz [YGS-1] de 2. [YGS-2] de 2. [YGS-3] de 1. [YGS-4] de 1. [YGS-5] de 1. [YGS-6] da 2. oldu

TÜRKÇE Soru Doğ. Yan. Başarı SOSYAL BİLİMLER Soru Doğ. Yan. Başarı TEMEL MATEMATİK Soru Doğ. Yan. Başarı FEN BİLİMLERİ Soru Doğ. Yan. Başarı
30 19,74 6,11 %66 7,35 2,70 %0 18,04 5,64 %0 4,81 2,79 %0

6,77 1,85 %0 4,37 3,83 %0
6,92 2,57 %0
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OKUL YGS NET LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ İZMİT Muammer Dereli Fen Lisesi Binot 11. Sınıf 5. Deneme Kocaeli 107 640 2013 2013

Sıra Öğr.Nu. İsim Snf

TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din K.ve A.B. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

KATILIMLAR

1 78 A HAKAN YÜCE 11B 24 3 23,25 8 1 7,75 8 2 7,50 0 0 0,00 5 0 5,00 30 0 30,00 0 0 0,00 7 3 6,25 7 3 6,25 9 1 8,75 98 13 94,75 426,79 4 416,82 7 408,23 10 403,74 11 422,17 6 433,40 3

2 102 MUSTAFA YAVUZ 11C 24 4 23,00 10 3 9,25 10 2 9,50 0 0 0,00 5 0 5,00 28 2 27,50 0 0 0,00 8 2 7,50 8 2 7,50 8 2 7,50 101 17 96,75 425,95 6 420,25 6 419,10 4 420,05 2 424,71 5 428,62 6

3 10 EYÜPCAN YILMAZ 11D 23 2 22,50 8 2 7,50 5 0 5,00 0 0 0,00 5 0 5,00 28 2 27,50 0 0 0,00 9 0 9,00 8 2 7,50 9 1 8,75 95 9 92,75 425,90 7 423,33 5 390,38 22 382,98 31 404,43 13 421,95 10

4 69 CAN GÜVEN TORUN 11A 25 3 24,25 9 3 8,25 9 2 8,50 0 0 0,00 5 0 5,00 26 4 25,00 0 0 0,00 7 2 6,50 8 2 7,50 9 1 8,75 98 17 93,75 416,05 8 413,49 8 411,31 9 407,57 8 415,77 9 419,46 11

5 45 ÜLKÜ KEÇECİ 11A 20 4 19,00 8 1 7,75 7 1 6,75 0 0 0,00 3 0 3,00 28 1 27,75 0 0 0,00 8 0 8,00 8 1 7,75 9 1 8,75 91 9 88,75 413,66 10 409,96 10 371,19 57 368,79 58 386,06 30 405,32 15

6 47 BİLGE ZÜRAP 11B 26 0 26,00 9 2 8,50 9 0 9,00 0 0 0,00 5 0 5,00 26 3 25,25 0 0 0,00 8 1 7,75 5 5 3,75 9 1 8,75 97 12 94,00 412,80 11 407,10 11 421,98 3 416,83 3 425,57 4 424,55 8

7 119 ALİHAN BAYLAN 11B 21 7 19,25 11 2 10,50 9 3 8,25 0 0 0,00 5 0 5,00 27 2 26,50 0 0 0,00 9 1 8,75 6 4 5,00 8 2 7,50 96 21 90,75 405,22 13 399,23 16 395,24 15 401,55 13 399,87 15 403,65 18

8 20 F YAREN ZİHNİ 11D 24 3 23,25 9 1 8,75 6 3 5,25 0 0 0,00 0 0 0,00 29 1 28,75 0 0 0,00 6 1 5,75 7 3 6,25 8 2 7,50 89 14 85,50 403,29 15 392,74 23 374,38 48 360,83 87 394,86 19 413,11 12

9 2 BÜŞRA MERCİMEK 11A 25 3 24,25 8 4 7,00 8 2 7,50 0 0 0,00 5 0 5,00 22 8 20,00 0 0 0,00 8 1 7,75 7 3 6,25 10 0 10,00 93 21 87,75 395,12 22 399,68 15 391,24 18 384,24 28 391,36 24 394,11 25

10 133 B AYŞE ÇAKMAK 11C 22 6 20,50 9 4 8,00 8 3 7,25 0 0 0,00 5 0 5,00 27 2 26,50 0 0 0,00 7 1 6,75 5 4 4,00 8 2 7,50 91 22 85,50 390,19 24 380,79 33 382,29 34 381,74 33 391,44 23 397,05 24

11 97 ELİF BİLGE SİNİ 11B 24 1 23,75 8 3 7,25 8 2 7,50 0 0 0,00 5 0 5,00 23 4 22,00 0 0 0,00 7 2 6,50 5 5 3,75 9 1 8,75 89 18 84,50 381,70 34 378,28 37 388,46 27 382,53 32 391,24 25 391,00 28

12 410 FAZLI BALKAN 11A 17 5 15,75 6 2 5,50 7 2 6,50 0 0 0,00 5 0 5,00 26 4 25,00 0 0 0,00 8 0 8,00 7 2 6,50 8 1 7,75 84 16 80,00 381,38 35 378,24 38 342,71 177 344,24 162 354,64 113 371,12 64

13 25 E CAN DÖNMEZ 11B 18 7 16,25 6 6 4,50 9 1 8,75 0 0 0,00 5 0 5,00 24 5 22,75 0 0 0,00 9 1 8,75 6 4 5,00 10 0 10,00 87 24 81,00 381,17 36 382,31 28 347,98 142 350,61 133 354,86 111 367,84 77

14 121 A TAHA ERDOĞAN 11C 23 2 22,50 10 3 9,25 10 1 9,75 0 0 0,00 5 0 5,00 20 8 18,00 0 0 0,00 7 3 6,25 6 3 5,25 10 0 10,00 91 20 86,00 377,79 42 381,78 30 395,54 14 397,56 15 386,91 28 378,26 51

15 126 FURKAN HAZIR 11C 18 6 16,50 9 2 8,50 9 3 8,25 0 0 0,00 4 1 3,75 23 5 21,75 0 0 0,00 9 1 8,75 6 3 5,25 9 1 8,75 87 22 81,50 376,84 43 377,98 39 356,49 109 362,02 83 358,85 98 365,67 83

16 132 METEHAN GÜNEŞ 11B 23 2 22,50 8 5 6,75 8 3 7,25 0 0 0,00 4 1 3,75 23 4 22,00 0 0 0,00 7 2 6,50 5 4 4,00 9 1 8,75 87 22 81,50 375,83 44 372,69 46 372,67 50 365,63 69 378,30 51 382,44 43

17 65 M ENES KURT 11E 20 2 19,50 7 3 6,25 9 3 8,25 0 0 0,00 5 0 5,00 27 3 26,25 0 0 0,00 6 3 5,25 5 5 3,75 7 3 6,25 86 22 80,50 372,08 50 359,54 64 369,45 61 369,24 54 379,38 50 383,39 39

18 453 Y BUREYDA SAĞLI 11E 17 10 14,50 8 5 6,75 9 2 8,50 0 0 0,00 5 0 5,00 26 4 25,00 0 0 0,00 8 2 7,50 5 4 4,00 8 2 7,50 86 29 78,75 369,24 56 362,40 60 347,44 145 355,46 112 355,17 107 363,61 88

19 48 MELİKE KILIÇ 11A 22 5 20,75 11 1 10,75 7 3 6,25 0 0 0,00 5 0 5,00 21 5 19,75 0 0 0,00 7 1 6,75 5 4 4,00 9 1 8,75 87 20 82,00 368,73 57 368,44 53 378,36 37 379,98 36 375,21 60 370,98 65

20 142 ERDALHAN PEKTAŞLI 11D 21 4 20,00 8 2 7,50 3 2 2,50 0 0 0,00 5 0 5,00 22 6 20,50 0 0 0,00 7 2 6,50 8 2 7,50 8 2 7,50 82 20 77,00 366,88 59 368,02 54 345,60 159 338,15 199 353,03 121 363,92 86

21 101 BÜŞRA PARLAK 11D 26 1 25,75 5 2 4,50 3 1 2,75 0 0 0,00 5 0 5,00 19 3 18,25 0 0 0,00 5 1 4,75 7 3 6,25 10 0 10,00 80 11 77,25 366,70 60 369,83 48 358,32 105 338,66 195 365,38 80 373,93 56

22 98 A RANA AVCI 11A 21 7 19,25 11 0 11,00 6 4 5,00 0 0 0,00 5 0 5,00 20 6 18,50 0 0 0,00 8 2 7,50 6 3 5,25 9 1 8,75 86 23 80,25 365,64 63 369,06 50 365,11 77 367,43 64 361,66 89 360,67 94

23 149 MERT KAZAN 11D 23 3 22,25 7 1 6,75 5 0 5,00 0 0 0,00 5 0 5,00 21 7 19,25 0 0 0,00 7 2 6,50 7 3 6,25 8 2 7,50 83 18 78,50 365,32 65 366,46 57 361,74 90 353,61 119 364,70 81 368,42 74

24 82 Z SUDE UZUN 11B 22 2 21,50 9 1 8,75 7 2 6,50 0 0 0,00 5 0 5,00 25 2 24,50 0 0 0,00 5 2 4,50 4 5 2,75 7 3 6,25 84 17 79,75 363,74 66 351,20 77 377,92 38 375,94 41 384,01 35 381,54 47

25 113 M AKİF İPEK 11C 23 5 21,75 12 1 11,75 8 4 7,00 0 0 0,00 5 0 5,00 22 7 20,25 0 0 0,00 6 4 5,00 5 5 3,75 8 2 7,50 89 28 82,00 362,88 68 358,32 66 389,34 26 392,07 22 384,45 34 373,83 57

26 112 MURAT KARABOĞA 11A 21 5 19,75 10 2 9,50 7 3 6,25 0 0 0,00 5 0 5,00 23 6 21,50 0 0 0,00 3 5 1,75 7 3 6,25 9 1 8,75 85 25 78,75 359,88 73 354,46 74 367,87 69 369,12 56 369,11 67 366,78 79

27 67  EMET 11A 24 4 23,00 8 5 6,75 8 4 7,00 0 0 0,00 5 0 5,00 24 6 22,50 0 0 0,00 5 4 4,00 6 4 5,00 6 4 5,00 86 31 78,25 358,72 76 349,03 81 375,20 45 368,89 57 380,16 47 377,35 53

28 32 BEYZA NUR TAŞDEMİR11A 22 6 20,50 8 3 7,25 7 4 6,00 0 0 0,00 5 0 5,00 20 6 18,50 0 0 0,00 5 2 4,50 7 2 6,50 9 1 8,75 83 24 77,00 357,21 78 358,64 65 357,06 108 353,61 118 357,14 102 358,06 100

29 51 AHMET ÖZ 11C 20 5 18,75 9 2 8,50 8 0 8,00 0 0 0,00 4 1 3,75 26 3 25,25 0 0 0,00 6 1 5,75 2 5 0,75 6 3 5,25 81 20 76,00 351,66 92 336,27 124 362,74 85 364,69 74 370,29 66 368,63 72

30 46 DİYAR BOZYER 11C 21 5 19,75 9 2 8,50 8 2 7,50 0 0 0,00 5 0 5,00 22 3 21,25 0 0 0,00 6 2 5,50 5 4 4,00 6 4 5,00 82 22 76,50 349,53 98 341,84 103 365,95 75 367,55 63 366,48 76 361,05 92

31 63 RÜVEYDA ŞİŞMEN 11C 19 5 17,75 8 1 7,75 7 1 6,75 0 0 0,00 4 1 3,75 22 5 20,75 0 0 0,00 6 1 5,75 5 4 4,00 8 2 7,50 79 20 74,00 348,68 101 344,69 91 344,34 172 344,82 158 348,08 147 350,81 125
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OKUL YGS NET LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Öğr.Nu. İsim Snf

TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din K.ve A.B. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

KATILIMLAR

32 60 M HİLAL DEMİR 11D 24 2 23,50 7 1 6,75 5 0 5,00 0 0 0,00 5 0 5,00 24 4 23,00 0 0 0,00 2 3 1,25 4 3 3,25 7 1 6,75 78 14 74,50 347,34 104 333,94 135 366,57 72 356,65 104 374,88 61 372,76 61

33 88 ZEYNEP KÖSEM 11B 22 4 21,00 9 2 8,50 8 4 7,00 0 0 0,00 5 0 5,00 21 8 19,00 0 0 0,00 5 3 4,25 5 5 3,75 8 2 7,50 83 28 76,00 346,46 105 342,47 101 366,55 73 365,64 68 364,28 82 357,24 101

34 145 R SERRA TÜRAL 11D 19 7 17,25 7 2 6,50 9 1 8,75 0 0 0,00 5 0 5,00 23 7 21,25 0 0 0,00 4 4 3,00 5 5 3,75 9 1 8,75 81 27 74,25 345,32 111 338,76 116 350,08 133 354,18 117 351,94 127 350,42 127

35 109 Y SAMET ÖZKAN 11B 16 8 14,00 6 4 5,00 9 3 8,25 0 0 0,00 5 0 5,00 22 5 20,75 0 0 0,00 8 2 7,50 4 6 2,50 9 1 8,75 79 29 71,75 344,23 114 341,95 102 325,78 302 331,63 226 330,01 243 336,73 183

36 4 EDANUR BAYRAKCI 11C 25 2 24,50 7 4 6,00 7 3 6,25 0 0 0,00 4 1 3,75 21 8 19,00 0 0 0,00 7 0 7,00 3 4 2,00 6 4 5,00 80 26 73,50 342,72 117 337,02 123 362,78 84 350,35 135 366,09 79 362,69 90

37 115 GÜLAY GENÇ 11C 20 8 18,00 9 2 8,50 8 3 7,25 0 0 0,00 5 0 5,00 20 6 18,50 0 0 0,00 7 2 6,50 5 4 4,00 7 3 6,25 81 28 74,00 341,27 121 339,28 113 351,82 126 355,57 111 348,87 143 344,06 157

38 34 ALİ MERT ESER 11C 20 6 18,50 10 3 9,25 11 1 10,75 0 0 0,00 5 0 5,00 19 3 18,25 0 0 0,00 5 3 4,25 5 2 4,50 7 3 6,25 82 21 76,75 341,16 122 337,45 121 371,80 53 381,00 34 362,72 88 348,38 135

39 147 S BUĞRA AŞIK 11C 19 5 17,75 8 4 7,00 8 1 7,75 0 0 0,00 5 0 5,00 22 7 20,25 0 0 0,00 4 3 3,25 4 3 3,25 9 1 8,75 79 24 73,00 340,36 124 334,66 133 347,97 143 350,62 132 348,96 142 346,48 145

40 90 NESİBE GÜNRİGÖK 11A 20 4 19,00 7 2 6,50 6 1 5,75 0 0 0,00 5 0 5,00 23 2 22,50 0 0 0,00 5 3 4,25 5 5 3,75 6 4 5,00 77 21 71,75 340,35 125 329,52 146 345,48 164 342,72 174 352,97 122 354,15 111

41 56 NİDA ŞİRİNGÜR 11C 21 2 20,50 7 2 6,50 7 1 6,75 0 0 0,00 4 0 4,00 22 5 20,75 0 0 0,00 5 3 4,25 3 5 1,75 8 2 7,50 77 20 72,00 338,95 129 330,68 144 350,29 132 345,39 155 355,01 110 353,67 115

42 70 NİSANUR YALÇIN 11E 22 6 20,50 3 0 3,00 7 1 6,75 0 0 0,00 4 1 3,75 18 4 17,00 0 0 0,00 8 2 7,50 5 5 3,75 8 2 7,50 75 21 69,75 338,28 131 340,28 107 330,50 257 320,16 333 334,73 207 340,68 168

43 3 UMUT SÖZER 11B 22 3 21,25 7 5 5,75 8 3 7,25 0 0 0,00 4 1 3,75 19 0 19,00 0 0 0,00 8 0 8,00 3 1 2,75 4 4 3,00 75 17 70,75 333,47 149 327,49 153 348,44 140 341,74 180 351,17 131 348,34 136

44 84 OZAN EFE ÖZYURT 11E 21 4 20,00 9 2 8,50 6 2 5,50 0 0 0,00 4 1 3,75 21 1 20,75 0 0 0,00 5 2 4,50 4 5 2,75 6 4 5,00 76 21 70,75 332,98 152 323,29 173 348,51 139 345,05 157 352,63 123 349,45 132

45 129 D KÜBRA AKANSU 11A 19 5 17,75 10 2 9,50 7 1 6,75 0 0 0,00 5 0 5,00 17 4 16,00 0 0 0,00 4 4 3,00 7 1 6,75 8 2 7,50 77 19 72,25 332,24 157 333,67 137 347,87 144 352,70 123 340,61 183 332,66 212

46 14 GÜLSÜM ALP 11C 19 9 16,75 8 3 7,25 8 3 7,25 0 0 0,00 5 0 5,00 18 6 16,50 0 0 0,00 7 2 6,50 5 4 4,00 8 2 7,50 78 29 70,75 331,90 159 333,61 138 336,26 224 339,98 189 332,21 224 329,20 224

47 52 BURAK ALBENİ 11A 22 6 20,50 10 3 9,25 9 3 8,25 0 0 0,00 5 0 5,00 21 7 19,25 0 0 0,00 3 4 2,00 3 6 1,50 8 2 7,50 81 31 73,25 330,20 165 320,79 185 368,63 64 371,34 49 364,11 83 349,60 129

48 140 BUSE AKYÜZ 11C 22 5 20,75 9 3 8,25 6 4 5,00 0 0 0,00 5 0 5,00 20 4 19,00 0 0 0,00 2 4 1,00 5 4 4,00 8 2 7,50 77 26 70,50 329,16 175 321,75 180 351,32 129 347,51 146 352,10 125 345,77 149

49 96 NEFİSE OCAK 11C 24 4 23,00 5 3 4,25 5 1 4,75 0 0 0,00 5 0 5,00 16 6 14,50 0 0 0,00 6 1 5,75 4 3 3,25 8 1 7,75 73 19 68,25 326,53 185 329,09 147 338,57 213 325,38 279 338,13 191 336,53 184

50 138 İREM AKDENİZ 11C 21 2 20,50 6 1 5,75 5 2 4,50 0 0 0,00 4 1 3,75 19 3 18,25 0 0 0,00 4 5 2,75 5 4 4,00 8 2 7,50 72 20 67,00 325,49 189 320,93 182 330,49 258 320,88 326 335,90 202 337,74 178

51 12 TUĞBA TEBER 11B 19 5 17,75 7 5 5,75 9 2 8,50 0 0 0,00 5 0 5,00 20 0 20,00 0 0 0,00 6 2 5,50 3 3 2,25 5 5 3,75 74 22 68,50 322,35 200 312,66 209 340,85 194 342,78 172 342,15 179 336,22 186

52 28 UFUK EFE 11D 12 3 11,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 26 3 25,25 0 0 0,00 6 4 5,00 5 4 4,00 9 1 8,75 58 15 54,25 321,97 203 313,42 205 234,66 1300 217,97 1443 270,31 814 313,43 299

53 200 BÜŞRA NUR ÖÇAL 11E 25 3 24,25 6 3 5,25 3 0 3,00 0 0 0,00 0 0 0,00 23 2 22,50 0 0 0,00 3 4 2,00 2 3 1,25 6 3 5,25 68 18 63,50 321,38 204 305,42 240 326,80 290 303,49 529 345,67 163 353,66 116

54 76 ZEHRA KARACA 11D 22 4 21,00 5 2 4,50 2 1 1,75 0 0 0,00 5 0 5,00 20 4 19,00 0 0 0,00 1 0 1,00 6 4 5,00 6 2 5,50 67 17 62,75 313,99 234 305,44 238 318,92 375 304,60 508 329,05 252 333,12 209

55 123 T HAKAN DEMİR 11E 19 5 17,75 9 1 8,75 9 0 9,00 0 0 0,00 5 0 5,00 16 9 13,75 0 0 0,00 6 1 5,75 4 3 3,25 6 4 5,00 74 23 68,25 310,67 247 310,96 216 346,24 154 353,24 120 333,66 211 317,07 282

56 72 ZEYNEP MERT 11C 19 3 18,25 8 2 7,50 4 1 3,75 0 0 0,00 0 0 0,00 16 5 14,75 0 0 0,00 7 1 6,75 4 6 2,50 8 2 7,50 66 20 61,00 309,31 252 311,59 215 300,65 576 290,27 665 304,89 458 311,19 316

57 127 EREN YILMAZ 11D 19 4 18,00 5 5 3,75 6 1 5,75 0 0 0,00 5 0 5,00 15 1 14,75 0 0 0,00 4 3 3,25 6 4 5,00 7 2 6,50 67 20 62,00 305,42 269 305,42 239 312,19 449 306,87 485 312,10 383 311,05 318

58 66 EYLEM KÖSE 11C 22 5 20,75 9 3 8,25 8 3 7,25 0 0 0,00 5 0 5,00 18 10 15,50 0 0 0,00 3 5 1,75 4 4 3,00 6 4 5,00 75 34 66,50 305,34 270 298,79 275 351,00 130 350,45 134 343,62 174 326,44 238

59 16 B ŞEVVAL ÖZKAN 11B 23 3 22,25 0 0 0,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 17 6 15,50 0 0 0,00 6 3 5,25 6 2 5,50 6 2 5,50 59 16 55,00 305,14 273 306,00 237 275,57 859 244,61 1152 294,13 568 315,25 290

60 139 E RAHMİ DEMİREL 11A 25 2 24,50 7 5 5,75 4 3 3,25 0 0 0,00 5 0 5,00 18 8 16,00 0 0 0,00 4 6 2,50 3 3 2,25 5 3 4,25 71 30 63,50 304,47 278 296,49 285 341,21 189 325,88 275 342,79 177 333,81 199

61 27 SEMANUR BAYINDIR 11E 22 4 21,00 7 3 6,25 3 2 2,50 0 0 0,00 5 0 5,00 16 4 15,00 0 0 0,00 4 4 3,00 6 3 5,25 5 5 3,75 68 25 61,75 302,24 289 298,82 274 322,34 330 311,64 419 323,23 288 318,89 276

62 58 SÜHEYLA ŞANLI 11C 17 6 15,50 5 1 4,75 2 1 1,75 0 0 0,00 3 0 3,00 20 6 18,50 0 0 0,00 2 4 1,00 5 2 4,50 8 1 7,75 62 21 56,75 300,37 299 294,38 298 281,94 785 272,95 861 294,39 565 306,15 357
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OKUL YGS NET LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Öğr.Nu. İsim Snf

TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din K.ve A.B. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

KATILIMLAR

63 13 ARDA CAN DEMİRTAŞ 11A 13 5 11,75 8 5 6,75 9 1 8,75 0 0 0,00 5 0 5,00 19 4 18,00 0 0 0,00 4 5 2,75 5 3 4,25 5 2 4,50 68 25 61,75 298,01 309 290,60 327 309,88 473 322,20 317 307,34 425 300,78 397

64 114 METİN ALP ÖNER 11B 20 5 18,75 11 1 10,75 10 1 9,75 0 0 0,00 5 0 5,00 11 6 9,50 0 0 0,00 5 2 4,50 4 4 3,00 7 3 6,25 73 22 67,50 297,90 310 302,75 253 354,82 114 364,38 76 332,18 225 305,02 366

65 73 SARP ULAŞ KAYA 11B 16 5 14,75 7 0 7,00 8 1 7,75 0 0 0,00 4 0 4,00 16 6 14,50 0 0 0,00 5 4 4,00 3 3 2,25 8 2 7,50 67 21 61,75 297,65 313 296,79 283 312,76 441 318,26 355 307,04 431 299,65 413

66 81 MURAT GÜRSES 11D 19 3 18,25 8 3 7,25 8 1 7,75 0 0 0,00 0 0 0,00 12 0 12,00 0 0 0,00 5 0 5,00 4 5 2,75 8 2 7,50 64 14 60,50 296,72 319 300,42 271 310,38 468 305,44 499 305,55 451 300,74 398

67 146 İ ARMAN ÇELİK 11E 21 7 19,25 9 4 8,00 11 1 10,75 0 0 0,00 5 0 5,00 15 15 11,25 0 0 0,00 3 6 1,50 5 5 3,75 7 3 6,25 76 41 65,75 294,71 332 294,99 294 350,67 131 356,98 95 332,88 218 308,03 341

68 131 BURCU KÖKCÜ 11B 23 1 22,75 7 2 6,50 6 3 5,25 0 0 0,00 5 0 5,00 9 4 8,00 0 0 0,00 4 3 3,25 5 3 4,25 8 2 7,50 67 18 62,50 293,56 337 301,54 260 333,76 236 324,91 284 320,11 309 304,45 372

69 55 HİLAL AYDIN 11E 22 6 20,50 8 3 7,25 5 1 4,75 0 0 0,00 1 0 1,00 17 6 15,50 0 0 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 8 2 7,50 65 24 59,00 293,24 340 286,97 351 314,98 414 303,92 524 317,68 331 313,38 300

70 151 GİZEM ŞAHİN 11D 20 0 20,00 10 0 10,00 7 1 6,75 0 0 0,00 4 0 4,00 13 3 12,25 0 0 0,00 5 2 4,50 1 4 0,00 7 3 6,25 67 13 63,75 293,20 341 291,49 316 342,09 179 342,98 171 329,70 247 309,75 324

71 103 M MERT DOST 11B 22 5 20,75 8 4 7,00 8 4 7,00 0 0 0,00 5 0 5,00 15 12 12,00 0 0 0,00 4 4 3,00 3 6 1,50 7 3 6,25 72 38 62,50 291,35 352 289,92 332 337,44 219 334,72 211 326,92 258 309,10 327

72 33 İREM ŞİMŞEK 11B 23 3 22,25 6 4 5,00 3 6 1,50 0 0 0,00 5 0 5,00 11 17 6,75 0 0 0,00 8 1 7,75 5 5 3,75 7 3 6,25 68 39 58,25 289,53 362 302,07 258 306,95 500 291,21 656 298,57 517 293,35 450

73 54 A SEFA GÜREN 11B 16 7 14,25 6 5 4,75 8 2 7,50 0 0 0,00 4 1 3,75 15 8 13,00 0 0 0,00 4 3 3,25 5 4 4,00 8 2 7,50 66 32 58,00 289,15 366 291,14 320 295,08 640 297,30 587 290,90 603 287,65 505

74 116 M KUTAY GÜNDOĞDU 11D 18 3 17,25 7 2 6,50 5 0 5,00 0 0 0,00 3 1 2,75 14 6 12,50 0 0 0,00 5 2 4,50 3 5 1,75 8 2 7,50 63 21 57,75 288,41 375 289,83 333 300,89 572 296,29 595 297,93 525 294,01 444

75 50 SELEN YILDIRIM 11D 19 4 18,00 6 3 5,25 7 0 7,00 0 0 0,00 4 0 4,00 12 7 10,25 0 0 0,00 3 3 2,25 6 2 5,50 7 1 6,75 64 20 59,00 286,96 388 291,81 314 310,16 470 307,38 477 301,11 488 291,49 468

76 111 FURKAN GÜZELAY 11E 21 3 20,25 6 3 5,25 7 2 6,50 0 0 0,00 5 0 5,00 14 11 11,25 0 0 0,00 5 3 4,25 3 6 1,50 6 3 5,25 67 31 59,25 283,85 408 283,56 365 322,89 323 317,62 359 314,35 361 299,94 405

77 106 GAMZE NUR ŞAHİN 11D 25 2 24,50 6 1 5,75 5 0 5,00 0 0 0,00 5 0 5,00 13 4 12,00 0 0 0,00 1 5 -0,25 3 1 2,75 6 4 5,00 64 17 59,75 282,92 410 277,79 405 338,87 210 326,07 272 332,22 223 313,95 294

78 64 Y EMRE DÜLGER 11B 18 2 17,50 8 4 7,00 8 2 7,50 0 0 0,00 5 0 5,00 13 6 11,50 0 0 0,00 3 4 2,00 5 4 4,00 6 4 5,00 66 26 59,50 281,57 421 281,00 380 321,40 346 324,05 293 309,90 401 292,99 455

79 141 BUKET KİBROĞLU 11B 21 4 20,00 6 3 5,25 6 1 5,75 0 0 0,00 5 0 5,00 12 8 10,00 0 0 0,00 4 4 3,00 2 3 1,25 8 2 7,50 64 25 57,75 279,45 434 281,45 378 316,14 402 310,14 446 306,80 432 293,09 454

80 53 H PEKAY ÇOLAK 11E 21 5 19,75 5 3 4,25 5 2 4,50 0 0 0,00 4 1 3,75 16 4 15,00 0 0 0,00 2 6 0,50 5 2 4,50 4 6 2,50 62 29 54,75 277,28 448 268,73 476 304,68 528 293,96 622 307,41 424 301,17 393

81 75 GÖKÇE NUR ŞAHİN 11E 23 4 22,00 9 2 8,50 8 1 7,75 0 0 0,00 5 0 5,00 13 11 10,25 0 0 0,00 2 5 0,75 2 6 0,50 7 3 6,25 69 32 61,00 276,90 452 273,77 433 347,15 149 345,90 152 330,88 235 302,98 380

82 24 SUDE GÜÇ 11C 21 4 20,00 5 4 4,00 8 0 8,00 0 0 0,00 2 0 2,00 14 3 13,25 0 0 0,00 1 2 0,50 3 7 1,25 7 2 6,50 61 22 55,50 275,81 465 270,11 461 310,01 471 301,11 545 308,13 419 297,94 425

83 80 YAREN KARADAĞ 11D 21 5 19,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 18 5 16,75 0 0 0,00 1 3 0,25 5 3 4,25 6 4 5,00 51 20 46,00 272,98 486 264,71 517 252,54 1115 223,69 1389 274,59 772 293,32 451

84 128 KADİRİ SAĞLAM 11E 17 7 15,25 10 1 9,75 6 3 5,25 0 0 0,00 5 0 5,00 14 9 11,75 0 0 0,00 3 3 2,25 4 6 2,50 6 3 5,25 65 32 57,00 272,72 488 270,72 455 311,00 464 317,59 360 299,49 507 282,43 544

85 125 A EMRE DÜZTEPE 11B 16 12 13,00 9 4 8,00 9 3 8,25 0 0 0,00 5 0 5,00 13 17 8,75 0 0 0,00 6 4 5,00 7 3 6,25 4 6 2,50 69 49 56,75 270,79 496 276,49 414 302,31 556 313,94 396 285,01 668 267,69 681

86 71 HATİCE ÇAVŞOĞLU 11D 21 3 20,25 8 3 7,25 8 1 7,75 0 0 0,00 5 0 5,00 12 9 9,75 0 0 0,00 2 3 1,25 0 0 0,00 7 3 6,25 63 22 57,50 267,50 524 264,93 515 330,78 254 330,22 239 315,68 351 290,37 479

87 8 FATİH KNLIDERE 11A 13 4 12,00 6 3 5,25 6 5 4,75 0 0 0,00 5 0 5,00 12 3 11,25 0 0 0,00 4 3 3,25 3 3 2,25 8 1 7,75 57 22 51,50 266,65 533 268,93 474 272,72 890 276,71 807 267,60 850 263,77 721

88 94 MERT HIRKA 11E 19 5 17,75 7 6 5,50 10 1 9,75 0 0 0,00 5 0 5,00 12 3 11,25 0 0 0,00 0 0 0,00 5 2 4,50 4 5 2,75 62 22 56,50 266,36 536 261,80 540 321,46 345 324,84 285 308,55 417 285,96 511

89 120 ELİF ÖZER 11E 20 5 18,75 7 3 6,25 8 2 7,50 0 0 0,00 4 0 4,00 15 5 13,75 0 0 0,00 3 4 2,00 0 4 -1,00 5 5 3,75 62 28 55,00 265,68 542 255,42 599 317,88 383 316,21 375 311,87 385 293,14 453

90 137 İREM GEREN 11E 19 4 18,00 6 3 5,25 8 2 7,50 0 0 0,00 3 0 3,00 11 9 8,75 0 0 0,00 4 5 2,75 2 4 1,00 8 2 7,50 61 29 53,75 265,46 545 268,31 481 300,86 573 297,36 586 290,28 611 276,24 615

91 130 SİMGE İNCE 11B 21 3 20,25 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 16 9 13,75 0 0 0,00 5 4 4,00 4 6 2,50 4 4 3,00 51 26 44,50 262,56 567 257,71 571 253,30 1108 225,19 1371 269,54 825 282,69 542

92 110 DERYA AYKANAT 11A 19 6 17,50 6 4 5,00 7 2 6,50 0 0 0,00 5 0 5,00 14 10 11,50 0 0 0,00 0 6 -1,50 4 5 2,75 7 3 6,25 62 36 53,00 261,61 576 257,05 581 303,47 544 301,77 540 295,99 549 280,35 571

93 154 A BOYSAN ORUÇ 11D 0 0 0,00 8 5 6,75 9 3 8,25 0 0 0,00 5 0 5,00 19 9 16,75 0 0 0,00 6 4 5,00 5 4 4,00 4 6 2,50 56 31 48,25 257,46 617 251,48 629 241,35 1229 269,75 904 239,17 1129 239,46 913
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Sıra Öğr.Nu. İsim Snf

TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din K.ve A.B. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

KATILIMLAR

94 17 YASİN TOPKAYA 11A 18 6 16,50 6 6 4,50 9 2 8,50 0 0 0,00 5 0 5,00 13 11 10,25 0 0 0,00 4 3 3,25 4 4 3,00 3 6 1,50 62 38 52,50 256,63 626 253,78 613 302,59 553 304,49 511 291,39 595 272,67 643

95 89 TOPRAK TURHAN 11D 17 6 15,50 7 4 6,00 5 4 4,00 0 0 0,00 5 0 5,00 17 5 15,75 0 0 0,00 2 2 1,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 56 25 49,75 255,36 637 241,40 714 290,51 697 289,49 678 291,54 592 280,53 567

96 105 CEREN GÜNGÖR 11E 20 3 19,25 7 1 6,75 7 0 7,00 0 0 0,00 2 1 1,75 12 6 10,50 0 0 0,00 0 0 0,00 1 5 -0,25 6 2 5,50 55 18 50,50 250,88 673 244,90 680 303,51 541 297,86 583 295,68 551 276,99 607

97 91 ALPEREN BİROL 11A 15 12 12,00 7 6 5,50 9 2 8,50 0 0 0,00 4 1 3,75 13 10 10,50 0 0 0,00 4 5 2,75 4 5 2,75 5 5 3,75 61 46 49,50 250,71 675 249,29 653 279,37 816 287,35 697 269,46 827 255,92 788

98 117 BARAN OKAY 11D 9 6 7,50 7 2 6,50 6 3 5,25 0 0 0,00 3 2 2,50 16 7 14,25 0 0 0,00 5 2 4,50 1 4 0,00 5 3 4,25 52 29 44,75 246,62 700 240,35 724 246,44 1166 255,78 1050 247,32 1051 246,44 870

99 144 SEDA MANAVCI 11B 17 7 15,25 6 4 5,00 8 2 7,50 0 0 0,00 4 0 4,00 13 8 11,00 0 0 0,00 4 4 3,00 1 8 -1,00 5 5 3,75 58 38 48,50 245,34 714 239,35 734 288,24 724 289,76 671 280,32 717 263,66 723

100 95 SELCAN AKCAN 11D 13 7 11,25 6 2 5,50 3 0 3,00 0 0 0,00 5 0 5,00 13 6 11,50 0 0 0,00 3 4 2,00 3 3 2,25 5 5 3,75 51 27 44,25 240,64 751 236,65 757 256,30 1073 259,19 1013 253,65 992 247,52 861

101 99 YUSUFIR ARIGÜN 11E 13 14 9,50 10 3 9,25 9 3 8,25 0 0 0,00 5 0 5,00 8 6 6,50 0 0 0,00 6 4 5,00 5 5 3,75 3 7 1,25 59 42 48,50 236,52 780 240,51 722 280,05 808 298,49 568 258,22 957 234,39 957

102 11 GİZEM OYMAK 11E 19 7 17,25 8 1 7,75 7 1 6,75 0 0 0,00 5 0 5,00 7 5 5,75 0 0 0,00 2 4 1,00 2 4 1,00 5 4 4,00 55 26 48,50 233,51 800 233,79 777 301,75 559 304,76 506 281,83 702 252,88 813

103 124 MELİKE KOYGUN 11A 13 9 10,75 7 5 5,75 8 2 7,50 0 0 0,00 4 0 4,00 8 11 5,25 0 0 0,00 5 2 4,50 2 5 0,75 6 4 5,00 53 38 43,50 226,86 837 232,56 787 259,87 1041 268,91 912 243,07 1093 225,92 1040

104 92 ALPEREN TEPE 11B 17 11 14,25 8 5 6,75 4 8 2,00 0 0 0,00 5 0 5,00 9 12 6,00 0 0 0,00 5 4 4,00 1 8 -1,00 6 4 5,00 55 52 42,00 224,95 852 227,23 815 261,57 1025 260,53 999 250,11 1024 235,04 949

105 36 DOLUNAY YILDIZ 11E 16 3 15,25 4 5 2,75 8 2 7,50 0 0 0,00 5 0 5,00 3 2 2,50 0 0 0,00 0 6 -1,50 1 3 0,25 6 2 5,50 43 23 37,25 198,51 1072 200,50 1041 262,02 1016 261,72 981 243,28 1091 216,91 1124

106 59 BARANBE AHUBA?Z 11E 14 14 10,50 7 3 6,25 5 0 5,00 0 0 0,00 5 0 5,00 6 10 3,50 0 0 0,00 0 10 -2,50 1 9 -1,25 4 6 2,50 42 52 29,00 167,36 1433 161,95 1514 237,01 1274 244,96 1150 219,02 1318 189,40 1413

107 87 A MERT KADIOĞLU 11D 2 0 2,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 0 0,00 4 0 4,00 1 0 1,00 0 0 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 13 3 12,25 126,48 1892 125,91 1900 152,64 1891 161,87 1856 142,13 1909 129,25 1912
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Sıra Öğr.Nu. İsim Snf

TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din K.ve A.B. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 69 CAN GÜVEN TORUN 11A 25 3 24,25 9 3 8,25 9 2 8,50 0 0 0,00 5 0 5,00 26 4 25,00 0 0 0,00 7 2 6,50 8 2 7,50 9 1 8,75 98 17 93,75 416,05 8 413,49 8 411,31 9 407,57 8 415,77 9 419,46 11

2 45 ÜLKÜ KEÇECİ 11A 20 4 19,00 8 1 7,75 7 1 6,75 0 0 0,00 3 0 3,00 28 1 27,75 0 0 0,00 8 0 8,00 8 1 7,75 9 1 8,75 91 9 88,75 413,66 10 409,96 10 371,19 57 368,79 58 386,06 30 405,32 15

3 2 BÜŞRA MERCİMEK 11A 25 3 24,25 8 4 7,00 8 2 7,50 0 0 0,00 5 0 5,00 22 8 20,00 0 0 0,00 8 1 7,75 7 3 6,25 10 0 10,00 93 21 87,75 395,12 22 399,68 15 391,24 18 384,24 28 391,36 24 394,11 25

4 410 FAZLI BALKAN 11A 17 5 15,75 6 2 5,50 7 2 6,50 0 0 0,00 5 0 5,00 26 4 25,00 0 0 0,00 8 0 8,00 7 2 6,50 8 1 7,75 84 16 80,00 381,38 35 378,24 38 342,71 177 344,24 162 354,64 113 371,12 64

5 48 MELİKE KILIÇ 11A 22 5 20,75 11 1 10,75 7 3 6,25 0 0 0,00 5 0 5,00 21 5 19,75 0 0 0,00 7 1 6,75 5 4 4,00 9 1 8,75 87 20 82,00 368,73 57 368,44 53 378,36 37 379,98 36 375,21 60 370,98 65

6 98 A RANA AVCI 11A 21 7 19,25 11 0 11,00 6 4 5,00 0 0 0,00 5 0 5,00 20 6 18,50 0 0 0,00 8 2 7,50 6 3 5,25 9 1 8,75 86 23 80,25 365,64 63 369,06 50 365,11 77 367,43 64 361,66 89 360,67 94

7 112 MURAT KARABOĞA 11A 21 5 19,75 10 2 9,50 7 3 6,25 0 0 0,00 5 0 5,00 23 6 21,50 0 0 0,00 3 5 1,75 7 3 6,25 9 1 8,75 85 25 78,75 359,88 73 354,46 74 367,87 69 369,12 56 369,11 67 366,78 79

8 67  EMET 11A 24 4 23,00 8 5 6,75 8 4 7,00 0 0 0,00 5 0 5,00 24 6 22,50 0 0 0,00 5 4 4,00 6 4 5,00 6 4 5,00 86 31 78,25 358,72 76 349,03 81 375,20 45 368,89 57 380,16 47 377,35 53

9 32 BEYZA NUR TAŞDEMİR11A 22 6 20,50 8 3 7,25 7 4 6,00 0 0 0,00 5 0 5,00 20 6 18,50 0 0 0,00 5 2 4,50 7 2 6,50 9 1 8,75 83 24 77,00 357,21 78 358,64 65 357,06 108 353,61 118 357,14 102 358,06 100

10 90 NESİBE GÜNRİGÖK 11A 20 4 19,00 7 2 6,50 6 1 5,75 0 0 0,00 5 0 5,00 23 2 22,50 0 0 0,00 5 3 4,25 5 5 3,75 6 4 5,00 77 21 71,75 340,35 125 329,52 146 345,48 164 342,72 174 352,97 122 354,15 111

11 129 D KÜBRA AKANSU 11A 19 5 17,75 10 2 9,50 7 1 6,75 0 0 0,00 5 0 5,00 17 4 16,00 0 0 0,00 4 4 3,00 7 1 6,75 8 2 7,50 77 19 72,25 332,24 157 333,67 137 347,87 144 352,70 123 340,61 183 332,66 212

12 52 BURAK ALBENİ 11A 22 6 20,50 10 3 9,25 9 3 8,25 0 0 0,00 5 0 5,00 21 7 19,25 0 0 0,00 3 4 2,00 3 6 1,50 8 2 7,50 81 31 73,25 330,20 165 320,79 185 368,63 64 371,34 49 364,11 83 349,60 129

13 139 E RAHMİ DEMİREL 11A 25 2 24,50 7 5 5,75 4 3 3,25 0 0 0,00 5 0 5,00 18 8 16,00 0 0 0,00 4 6 2,50 3 3 2,25 5 3 4,25 71 30 63,50 304,47 278 296,49 285 341,21 189 325,88 275 342,79 177 333,81 199

14 13 ARDA CAN DEMİRTAŞ 11A 13 5 11,75 8 5 6,75 9 1 8,75 0 0 0,00 5 0 5,00 19 4 18,00 0 0 0,00 4 5 2,75 5 3 4,25 5 2 4,50 68 25 61,75 298,01 309 290,60 327 309,88 473 322,20 317 307,34 425 300,78 397

15 8 FATİH KNLIDERE 11A 13 4 12,00 6 3 5,25 6 5 4,75 0 0 0,00 5 0 5,00 12 3 11,25 0 0 0,00 4 3 3,25 3 3 2,25 8 1 7,75 57 22 51,50 266,65 533 268,93 474 272,72 890 276,71 807 267,60 850 263,77 721

16 110 DERYA AYKANAT 11A 19 6 17,50 6 4 5,00 7 2 6,50 0 0 0,00 5 0 5,00 14 10 11,50 0 0 0,00 0 6 -1,50 4 5 2,75 7 3 6,25 62 36 53,00 261,61 576 257,05 581 303,47 544 301,77 540 295,99 549 280,35 571

17 17 YASİN TOPKAYA 11A 18 6 16,50 6 6 4,50 9 2 8,50 0 0 0,00 5 0 5,00 13 11 10,25 0 0 0,00 4 3 3,25 4 4 3,00 3 6 1,50 62 38 52,50 256,63 626 253,78 613 302,59 553 304,49 511 291,39 595 272,67 643

18 91 ALPEREN BİROL 11A 15 12 12,00 7 6 5,50 9 2 8,50 0 0 0,00 4 1 3,75 13 10 10,50 0 0 0,00 4 5 2,75 4 5 2,75 5 5 3,75 61 46 49,50 250,71 675 249,29 653 279,37 816 287,35 697 269,46 827 255,92 788

19 124 MELİKE KOYGUN 11A 13 9 10,75 7 5 5,75 8 2 7,50 0 0 0,00 4 0 4,00 8 11 5,25 0 0 0,00 5 2 4,50 2 5 0,75 6 4 5,00 53 38 43,50 226,86 837 232,56 787 259,87 1041 268,91 912 243,07 1093 225,92 1040
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Sıra Öğr.Nu. İsim Snf

TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din K.ve A.B. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 78 A HAKAN YÜCE 11B 24 3 23,25 8 1 7,75 8 2 7,50 0 0 0,00 5 0 5,00 30 0 30,00 0 0 0,00 7 3 6,25 7 3 6,25 9 1 8,75 98 13 94,75 426,79 4 416,82 7 408,23 10 403,74 11 422,17 6 433,40 3

2 47 BİLGE ZÜRAP 11B 26 0 26,00 9 2 8,50 9 0 9,00 0 0 0,00 5 0 5,00 26 3 25,25 0 0 0,00 8 1 7,75 5 5 3,75 9 1 8,75 97 12 94,00 412,80 11 407,10 11 421,98 3 416,83 3 425,57 4 424,55 8

3 119 ALİHAN BAYLAN 11B 21 7 19,25 11 2 10,50 9 3 8,25 0 0 0,00 5 0 5,00 27 2 26,50 0 0 0,00 9 1 8,75 6 4 5,00 8 2 7,50 96 21 90,75 405,22 13 399,23 16 395,24 15 401,55 13 399,87 15 403,65 18

4 97 ELİF BİLGE SİNİ 11B 24 1 23,75 8 3 7,25 8 2 7,50 0 0 0,00 5 0 5,00 23 4 22,00 0 0 0,00 7 2 6,50 5 5 3,75 9 1 8,75 89 18 84,50 381,70 34 378,28 37 388,46 27 382,53 32 391,24 25 391,00 28

5 25 E CAN DÖNMEZ 11B 18 7 16,25 6 6 4,50 9 1 8,75 0 0 0,00 5 0 5,00 24 5 22,75 0 0 0,00 9 1 8,75 6 4 5,00 10 0 10,00 87 24 81,00 381,17 36 382,31 28 347,98 142 350,61 133 354,86 111 367,84 77

6 132 METEHAN GÜNEŞ 11B 23 2 22,50 8 5 6,75 8 3 7,25 0 0 0,00 4 1 3,75 23 4 22,00 0 0 0,00 7 2 6,50 5 4 4,00 9 1 8,75 87 22 81,50 375,83 44 372,69 46 372,67 50 365,63 69 378,30 51 382,44 43

7 82 Z SUDE UZUN 11B 22 2 21,50 9 1 8,75 7 2 6,50 0 0 0,00 5 0 5,00 25 2 24,50 0 0 0,00 5 2 4,50 4 5 2,75 7 3 6,25 84 17 79,75 363,74 66 351,20 77 377,92 38 375,94 41 384,01 35 381,54 47

8 88 ZEYNEP KÖSEM 11B 22 4 21,00 9 2 8,50 8 4 7,00 0 0 0,00 5 0 5,00 21 8 19,00 0 0 0,00 5 3 4,25 5 5 3,75 8 2 7,50 83 28 76,00 346,46 105 342,47 101 366,55 73 365,64 68 364,28 82 357,24 101

9 109 Y SAMET ÖZKAN 11B 16 8 14,00 6 4 5,00 9 3 8,25 0 0 0,00 5 0 5,00 22 5 20,75 0 0 0,00 8 2 7,50 4 6 2,50 9 1 8,75 79 29 71,75 344,23 114 341,95 102 325,78 302 331,63 226 330,01 243 336,73 183

10 3 UMUT SÖZER 11B 22 3 21,25 7 5 5,75 8 3 7,25 0 0 0,00 4 1 3,75 19 0 19,00 0 0 0,00 8 0 8,00 3 1 2,75 4 4 3,00 75 17 70,75 333,47 149 327,49 153 348,44 140 341,74 180 351,17 131 348,34 136

11 12 TUĞBA TEBER 11B 19 5 17,75 7 5 5,75 9 2 8,50 0 0 0,00 5 0 5,00 20 0 20,00 0 0 0,00 6 2 5,50 3 3 2,25 5 5 3,75 74 22 68,50 322,35 200 312,66 209 340,85 194 342,78 172 342,15 179 336,22 186

12 16 B ŞEVVAL ÖZKAN 11B 23 3 22,25 0 0 0,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 17 6 15,50 0 0 0,00 6 3 5,25 6 2 5,50 6 2 5,50 59 16 55,00 305,14 273 306,00 237 275,57 859 244,61 1152 294,13 568 315,25 290

13 114 METİN ALP ÖNER 11B 20 5 18,75 11 1 10,75 10 1 9,75 0 0 0,00 5 0 5,00 11 6 9,50 0 0 0,00 5 2 4,50 4 4 3,00 7 3 6,25 73 22 67,50 297,90 310 302,75 253 354,82 114 364,38 76 332,18 225 305,02 366

14 73 SARP ULAŞ KAYA 11B 16 5 14,75 7 0 7,00 8 1 7,75 0 0 0,00 4 0 4,00 16 6 14,50 0 0 0,00 5 4 4,00 3 3 2,25 8 2 7,50 67 21 61,75 297,65 313 296,79 283 312,76 441 318,26 355 307,04 431 299,65 413

15 131 BURCU KÖKCÜ 11B 23 1 22,75 7 2 6,50 6 3 5,25 0 0 0,00 5 0 5,00 9 4 8,00 0 0 0,00 4 3 3,25 5 3 4,25 8 2 7,50 67 18 62,50 293,56 337 301,54 260 333,76 236 324,91 284 320,11 309 304,45 372

16 103 M MERT DOST 11B 22 5 20,75 8 4 7,00 8 4 7,00 0 0 0,00 5 0 5,00 15 12 12,00 0 0 0,00 4 4 3,00 3 6 1,50 7 3 6,25 72 38 62,50 291,35 352 289,92 332 337,44 219 334,72 211 326,92 258 309,10 327

17 33 İREM ŞİMŞEK 11B 23 3 22,25 6 4 5,00 3 6 1,50 0 0 0,00 5 0 5,00 11 17 6,75 0 0 0,00 8 1 7,75 5 5 3,75 7 3 6,25 68 39 58,25 289,53 362 302,07 258 306,95 500 291,21 656 298,57 517 293,35 450

18 54 A SEFA GÜREN 11B 16 7 14,25 6 5 4,75 8 2 7,50 0 0 0,00 4 1 3,75 15 8 13,00 0 0 0,00 4 3 3,25 5 4 4,00 8 2 7,50 66 32 58,00 289,15 366 291,14 320 295,08 640 297,30 587 290,90 603 287,65 505

19 64 Y EMRE DÜLGER 11B 18 2 17,50 8 4 7,00 8 2 7,50 0 0 0,00 5 0 5,00 13 6 11,50 0 0 0,00 3 4 2,00 5 4 4,00 6 4 5,00 66 26 59,50 281,57 421 281,00 380 321,40 346 324,05 293 309,90 401 292,99 455

20 141 BUKET KİBROĞLU 11B 21 4 20,00 6 3 5,25 6 1 5,75 0 0 0,00 5 0 5,00 12 8 10,00 0 0 0,00 4 4 3,00 2 3 1,25 8 2 7,50 64 25 57,75 279,45 434 281,45 378 316,14 402 310,14 446 306,80 432 293,09 454

21 125 A EMRE DÜZTEPE 11B 16 12 13,00 9 4 8,00 9 3 8,25 0 0 0,00 5 0 5,00 13 17 8,75 0 0 0,00 6 4 5,00 7 3 6,25 4 6 2,50 69 49 56,75 270,79 496 276,49 414 302,31 556 313,94 396 285,01 668 267,69 681

22 130 SİMGE İNCE 11B 21 3 20,25 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 16 9 13,75 0 0 0,00 5 4 4,00 4 6 2,50 4 4 3,00 51 26 44,50 262,56 567 257,71 571 253,30 1108 225,19 1371 269,54 825 282,69 542

23 144 SEDA MANAVCI 11B 17 7 15,25 6 4 5,00 8 2 7,50 0 0 0,00 4 0 4,00 13 8 11,00 0 0 0,00 4 4 3,00 1 8 -1,00 5 5 3,75 58 38 48,50 245,34 714 239,35 734 288,24 724 289,76 671 280,32 717 263,66 723

24 92 ALPEREN TEPE 11B 17 11 14,25 8 5 6,75 4 8 2,00 0 0 0,00 5 0 5,00 9 12 6,00 0 0 0,00 5 4 4,00 1 8 -1,00 6 4 5,00 55 52 42,00 224,95 852 227,23 815 261,57 1025 260,53 999 250,11 1024 235,04 949
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11C SINIFI YGS NET LİSTESİ
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ İZMİT Muammer Dereli Fen Lisesi Binot 11. Sınıf 5. Deneme Kocaeli 107 640 2013 2013

Sıra Öğr.Nu. İsim Snf

TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din K.ve A.B. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 102 MUSTAFA YAVUZ 11C 24 4 23,00 10 3 9,25 10 2 9,50 0 0 0,00 5 0 5,00 28 2 27,50 0 0 0,00 8 2 7,50 8 2 7,50 8 2 7,50 101 17 96,75 425,95 6 420,25 6 419,10 4 420,05 2 424,71 5 428,62 6

2 133 B AYŞE ÇAKMAK 11C 22 6 20,50 9 4 8,00 8 3 7,25 0 0 0,00 5 0 5,00 27 2 26,50 0 0 0,00 7 1 6,75 5 4 4,00 8 2 7,50 91 22 85,50 390,19 24 380,79 33 382,29 34 381,74 33 391,44 23 397,05 24

3 121 A TAHA ERDOĞAN 11C 23 2 22,50 10 3 9,25 10 1 9,75 0 0 0,00 5 0 5,00 20 8 18,00 0 0 0,00 7 3 6,25 6 3 5,25 10 0 10,00 91 20 86,00 377,79 42 381,78 30 395,54 14 397,56 15 386,91 28 378,26 51

4 126 FURKAN HAZIR 11C 18 6 16,50 9 2 8,50 9 3 8,25 0 0 0,00 4 1 3,75 23 5 21,75 0 0 0,00 9 1 8,75 6 3 5,25 9 1 8,75 87 22 81,50 376,84 43 377,98 39 356,49 109 362,02 83 358,85 98 365,67 83

5 113 M AKİF İPEK 11C 23 5 21,75 12 1 11,75 8 4 7,00 0 0 0,00 5 0 5,00 22 7 20,25 0 0 0,00 6 4 5,00 5 5 3,75 8 2 7,50 89 28 82,00 362,88 68 358,32 66 389,34 26 392,07 22 384,45 34 373,83 57

6 51 AHMET ÖZ 11C 20 5 18,75 9 2 8,50 8 0 8,00 0 0 0,00 4 1 3,75 26 3 25,25 0 0 0,00 6 1 5,75 2 5 0,75 6 3 5,25 81 20 76,00 351,66 92 336,27 124 362,74 85 364,69 74 370,29 66 368,63 72

7 46 DİYAR BOZYER 11C 21 5 19,75 9 2 8,50 8 2 7,50 0 0 0,00 5 0 5,00 22 3 21,25 0 0 0,00 6 2 5,50 5 4 4,00 6 4 5,00 82 22 76,50 349,53 98 341,84 103 365,95 75 367,55 63 366,48 76 361,05 92

8 63 RÜVEYDA ŞİŞMEN 11C 19 5 17,75 8 1 7,75 7 1 6,75 0 0 0,00 4 1 3,75 22 5 20,75 0 0 0,00 6 1 5,75 5 4 4,00 8 2 7,50 79 20 74,00 348,68 101 344,69 91 344,34 172 344,82 158 348,08 147 350,81 125

9 4 EDANUR BAYRAKCI 11C 25 2 24,50 7 4 6,00 7 3 6,25 0 0 0,00 4 1 3,75 21 8 19,00 0 0 0,00 7 0 7,00 3 4 2,00 6 4 5,00 80 26 73,50 342,72 117 337,02 123 362,78 84 350,35 135 366,09 79 362,69 90

10 115 GÜLAY GENÇ 11C 20 8 18,00 9 2 8,50 8 3 7,25 0 0 0,00 5 0 5,00 20 6 18,50 0 0 0,00 7 2 6,50 5 4 4,00 7 3 6,25 81 28 74,00 341,27 121 339,28 113 351,82 126 355,57 111 348,87 143 344,06 157

11 34 ALİ MERT ESER 11C 20 6 18,50 10 3 9,25 11 1 10,75 0 0 0,00 5 0 5,00 19 3 18,25 0 0 0,00 5 3 4,25 5 2 4,50 7 3 6,25 82 21 76,75 341,16 122 337,45 121 371,80 53 381,00 34 362,72 88 348,38 135

12 147 S BUĞRA AŞIK 11C 19 5 17,75 8 4 7,00 8 1 7,75 0 0 0,00 5 0 5,00 22 7 20,25 0 0 0,00 4 3 3,25 4 3 3,25 9 1 8,75 79 24 73,00 340,36 124 334,66 133 347,97 143 350,62 132 348,96 142 346,48 145

13 56 NİDA ŞİRİNGÜR 11C 21 2 20,50 7 2 6,50 7 1 6,75 0 0 0,00 4 0 4,00 22 5 20,75 0 0 0,00 5 3 4,25 3 5 1,75 8 2 7,50 77 20 72,00 338,95 129 330,68 144 350,29 132 345,39 155 355,01 110 353,67 115

14 14 GÜLSÜM ALP 11C 19 9 16,75 8 3 7,25 8 3 7,25 0 0 0,00 5 0 5,00 18 6 16,50 0 0 0,00 7 2 6,50 5 4 4,00 8 2 7,50 78 29 70,75 331,90 159 333,61 138 336,26 224 339,98 189 332,21 224 329,20 224

15 140 BUSE AKYÜZ 11C 22 5 20,75 9 3 8,25 6 4 5,00 0 0 0,00 5 0 5,00 20 4 19,00 0 0 0,00 2 4 1,00 5 4 4,00 8 2 7,50 77 26 70,50 329,16 175 321,75 180 351,32 129 347,51 146 352,10 125 345,77 149

16 96 NEFİSE OCAK 11C 24 4 23,00 5 3 4,25 5 1 4,75 0 0 0,00 5 0 5,00 16 6 14,50 0 0 0,00 6 1 5,75 4 3 3,25 8 1 7,75 73 19 68,25 326,53 185 329,09 147 338,57 213 325,38 279 338,13 191 336,53 184

17 138 İREM AKDENİZ 11C 21 2 20,50 6 1 5,75 5 2 4,50 0 0 0,00 4 1 3,75 19 3 18,25 0 0 0,00 4 5 2,75 5 4 4,00 8 2 7,50 72 20 67,00 325,49 189 320,93 182 330,49 258 320,88 326 335,90 202 337,74 178

18 72 ZEYNEP MERT 11C 19 3 18,25 8 2 7,50 4 1 3,75 0 0 0,00 0 0 0,00 16 5 14,75 0 0 0,00 7 1 6,75 4 6 2,50 8 2 7,50 66 20 61,00 309,31 252 311,59 215 300,65 576 290,27 665 304,89 458 311,19 316

19 66 EYLEM KÖSE 11C 22 5 20,75 9 3 8,25 8 3 7,25 0 0 0,00 5 0 5,00 18 10 15,50 0 0 0,00 3 5 1,75 4 4 3,00 6 4 5,00 75 34 66,50 305,34 270 298,79 275 351,00 130 350,45 134 343,62 174 326,44 238

20 58 SÜHEYLA ŞANLI 11C 17 6 15,50 5 1 4,75 2 1 1,75 0 0 0,00 3 0 3,00 20 6 18,50 0 0 0,00 2 4 1,00 5 2 4,50 8 1 7,75 62 21 56,75 300,37 299 294,38 298 281,94 785 272,95 861 294,39 565 306,15 357

21 24 SUDE GÜÇ 11C 21 4 20,00 5 4 4,00 8 0 8,00 0 0 0,00 2 0 2,00 14 3 13,25 0 0 0,00 1 2 0,50 3 7 1,25 7 2 6,50 61 22 55,50 275,81 465 270,11 461 310,01 471 301,11 545 308,13 419 297,94 425
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11D SINIFI YGS NET LİSTESİ
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ İZMİT Muammer Dereli Fen Lisesi Binot 11. Sınıf 5. Deneme Kocaeli 107 640 2013 2013

Sıra Öğr.Nu. İsim Snf

TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din K.ve A.B. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 10 EYÜPCAN YILMAZ 11D 23 2 22,50 8 2 7,50 5 0 5,00 0 0 0,00 5 0 5,00 28 2 27,50 0 0 0,00 9 0 9,00 8 2 7,50 9 1 8,75 95 9 92,75 425,90 7 423,33 5 390,38 22 382,98 31 404,43 13 421,95 10

2 20 F YAREN ZİHNİ 11D 24 3 23,25 9 1 8,75 6 3 5,25 0 0 0,00 0 0 0,00 29 1 28,75 0 0 0,00 6 1 5,75 7 3 6,25 8 2 7,50 89 14 85,50 403,29 15 392,74 23 374,38 48 360,83 87 394,86 19 413,11 12

3 142 ERDALHAN PEKTAŞLI 11D 21 4 20,00 8 2 7,50 3 2 2,50 0 0 0,00 5 0 5,00 22 6 20,50 0 0 0,00 7 2 6,50 8 2 7,50 8 2 7,50 82 20 77,00 366,88 59 368,02 54 345,60 159 338,15 199 353,03 121 363,92 86

4 101 BÜŞRA PARLAK 11D 26 1 25,75 5 2 4,50 3 1 2,75 0 0 0,00 5 0 5,00 19 3 18,25 0 0 0,00 5 1 4,75 7 3 6,25 10 0 10,00 80 11 77,25 366,70 60 369,83 48 358,32 105 338,66 195 365,38 80 373,93 56

5 149 MERT KAZAN 11D 23 3 22,25 7 1 6,75 5 0 5,00 0 0 0,00 5 0 5,00 21 7 19,25 0 0 0,00 7 2 6,50 7 3 6,25 8 2 7,50 83 18 78,50 365,32 65 366,46 57 361,74 90 353,61 119 364,70 81 368,42 74

6 60 M HİLAL DEMİR 11D 24 2 23,50 7 1 6,75 5 0 5,00 0 0 0,00 5 0 5,00 24 4 23,00 0 0 0,00 2 3 1,25 4 3 3,25 7 1 6,75 78 14 74,50 347,34 104 333,94 135 366,57 72 356,65 104 374,88 61 372,76 61

7 145 R SERRA TÜRAL 11D 19 7 17,25 7 2 6,50 9 1 8,75 0 0 0,00 5 0 5,00 23 7 21,25 0 0 0,00 4 4 3,00 5 5 3,75 9 1 8,75 81 27 74,25 345,32 111 338,76 116 350,08 133 354,18 117 351,94 127 350,42 127

8 28 UFUK EFE 11D 12 3 11,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 26 3 25,25 0 0 0,00 6 4 5,00 5 4 4,00 9 1 8,75 58 15 54,25 321,97 203 313,42 205 234,66 1300 217,97 1443 270,31 814 313,43 299

9 76 ZEHRA KARACA 11D 22 4 21,00 5 2 4,50 2 1 1,75 0 0 0,00 5 0 5,00 20 4 19,00 0 0 0,00 1 0 1,00 6 4 5,00 6 2 5,50 67 17 62,75 313,99 234 305,44 238 318,92 375 304,60 508 329,05 252 333,12 209

10 127 EREN YILMAZ 11D 19 4 18,00 5 5 3,75 6 1 5,75 0 0 0,00 5 0 5,00 15 1 14,75 0 0 0,00 4 3 3,25 6 4 5,00 7 2 6,50 67 20 62,00 305,42 269 305,42 239 312,19 449 306,87 485 312,10 383 311,05 318

11 81 MURAT GÜRSES 11D 19 3 18,25 8 3 7,25 8 1 7,75 0 0 0,00 0 0 0,00 12 0 12,00 0 0 0,00 5 0 5,00 4 5 2,75 8 2 7,50 64 14 60,50 296,72 319 300,42 271 310,38 468 305,44 499 305,55 451 300,74 398

12 151 GİZEM ŞAHİN 11D 20 0 20,00 10 0 10,00 7 1 6,75 0 0 0,00 4 0 4,00 13 3 12,25 0 0 0,00 5 2 4,50 1 4 0,00 7 3 6,25 67 13 63,75 293,20 341 291,49 316 342,09 179 342,98 171 329,70 247 309,75 324

13 116 M KUTAY GÜNDOĞDU 11D 18 3 17,25 7 2 6,50 5 0 5,00 0 0 0,00 3 1 2,75 14 6 12,50 0 0 0,00 5 2 4,50 3 5 1,75 8 2 7,50 63 21 57,75 288,41 375 289,83 333 300,89 572 296,29 595 297,93 525 294,01 444

14 50 SELEN YILDIRIM 11D 19 4 18,00 6 3 5,25 7 0 7,00 0 0 0,00 4 0 4,00 12 7 10,25 0 0 0,00 3 3 2,25 6 2 5,50 7 1 6,75 64 20 59,00 286,96 388 291,81 314 310,16 470 307,38 477 301,11 488 291,49 468

15 106 GAMZE NUR ŞAHİN 11D 25 2 24,50 6 1 5,75 5 0 5,00 0 0 0,00 5 0 5,00 13 4 12,00 0 0 0,00 1 5 -0,25 3 1 2,75 6 4 5,00 64 17 59,75 282,92 410 277,79 405 338,87 210 326,07 272 332,22 223 313,95 294

16 80 YAREN KARADAĞ 11D 21 5 19,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 18 5 16,75 0 0 0,00 1 3 0,25 5 3 4,25 6 4 5,00 51 20 46,00 272,98 486 264,71 517 252,54 1115 223,69 1389 274,59 772 293,32 451

17 71 HATİCE ÇAVŞOĞLU 11D 21 3 20,25 8 3 7,25 8 1 7,75 0 0 0,00 5 0 5,00 12 9 9,75 0 0 0,00 2 3 1,25 0 0 0,00 7 3 6,25 63 22 57,50 267,50 524 264,93 515 330,78 254 330,22 239 315,68 351 290,37 479

18 154 A BOYSAN ORUÇ 11D 0 0 0,00 8 5 6,75 9 3 8,25 0 0 0,00 5 0 5,00 19 9 16,75 0 0 0,00 6 4 5,00 5 4 4,00 4 6 2,50 56 31 48,25 257,46 617 251,48 629 241,35 1229 269,75 904 239,17 1129 239,46 913

19 89 TOPRAK TURHAN 11D 17 6 15,50 7 4 6,00 5 4 4,00 0 0 0,00 5 0 5,00 17 5 15,75 0 0 0,00 2 2 1,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 56 25 49,75 255,36 637 241,40 714 290,51 697 289,49 678 291,54 592 280,53 567

20 117 BARAN OKAY 11D 9 6 7,50 7 2 6,50 6 3 5,25 0 0 0,00 3 2 2,50 16 7 14,25 0 0 0,00 5 2 4,50 1 4 0,00 5 3 4,25 52 29 44,75 246,62 700 240,35 724 246,44 1166 255,78 1050 247,32 1051 246,44 870

21 95 SELCAN AKCAN 11D 13 7 11,25 6 2 5,50 3 0 3,00 0 0 0,00 5 0 5,00 13 6 11,50 0 0 0,00 3 4 2,00 3 3 2,25 5 5 3,75 51 27 44,25 240,64 751 236,65 757 256,30 1073 259,19 1013 253,65 992 247,52 861

22 87 A MERT KADIOĞLU 11D 2 0 2,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 0 0,00 4 0 4,00 1 0 1,00 0 0 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 13 3 12,25 126,48 1892 125,91 1900 152,64 1891 161,87 1856 142,13 1909 129,25 1912
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11E SINIFI YGS NET LİSTESİ
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ İZMİT Muammer Dereli Fen Lisesi Binot 11. Sınıf 5. Deneme Kocaeli 107 640 2013 2013

Sıra Öğr.Nu. İsim Snf

TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din K.ve A.B. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 65 M ENES KURT 11E 20 2 19,50 7 3 6,25 9 3 8,25 0 0 0,00 5 0 5,00 27 3 26,25 0 0 0,00 6 3 5,25 5 5 3,75 7 3 6,25 86 22 80,50 372,08 50 359,54 64 369,45 61 369,24 54 379,38 50 383,39 39

2 453 Y BUREYDA SAĞLI 11E 17 10 14,50 8 5 6,75 9 2 8,50 0 0 0,00 5 0 5,00 26 4 25,00 0 0 0,00 8 2 7,50 5 4 4,00 8 2 7,50 86 29 78,75 369,24 56 362,40 60 347,44 145 355,46 112 355,17 107 363,61 88

3 70 NİSANUR YALÇIN 11E 22 6 20,50 3 0 3,00 7 1 6,75 0 0 0,00 4 1 3,75 18 4 17,00 0 0 0,00 8 2 7,50 5 5 3,75 8 2 7,50 75 21 69,75 338,28 131 340,28 107 330,50 257 320,16 333 334,73 207 340,68 168

4 84 OZAN EFE ÖZYURT 11E 21 4 20,00 9 2 8,50 6 2 5,50 0 0 0,00 4 1 3,75 21 1 20,75 0 0 0,00 5 2 4,50 4 5 2,75 6 4 5,00 76 21 70,75 332,98 152 323,29 173 348,51 139 345,05 157 352,63 123 349,45 132

5 200 BÜŞRA NUR ÖÇAL 11E 25 3 24,25 6 3 5,25 3 0 3,00 0 0 0,00 0 0 0,00 23 2 22,50 0 0 0,00 3 4 2,00 2 3 1,25 6 3 5,25 68 18 63,50 321,38 204 305,42 240 326,80 290 303,49 529 345,67 163 353,66 116

6 123 T HAKAN DEMİR 11E 19 5 17,75 9 1 8,75 9 0 9,00 0 0 0,00 5 0 5,00 16 9 13,75 0 0 0,00 6 1 5,75 4 3 3,25 6 4 5,00 74 23 68,25 310,67 247 310,96 216 346,24 154 353,24 120 333,66 211 317,07 282

7 27 SEMANUR BAYINDIR 11E 22 4 21,00 7 3 6,25 3 2 2,50 0 0 0,00 5 0 5,00 16 4 15,00 0 0 0,00 4 4 3,00 6 3 5,25 5 5 3,75 68 25 61,75 302,24 289 298,82 274 322,34 330 311,64 419 323,23 288 318,89 276

8 146 İ ARMAN ÇELİK 11E 21 7 19,25 9 4 8,00 11 1 10,75 0 0 0,00 5 0 5,00 15 15 11,25 0 0 0,00 3 6 1,50 5 5 3,75 7 3 6,25 76 41 65,75 294,71 332 294,99 294 350,67 131 356,98 95 332,88 218 308,03 341

9 55 HİLAL AYDIN 11E 22 6 20,50 8 3 7,25 5 1 4,75 0 0 0,00 1 0 1,00 17 6 15,50 0 0 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 8 2 7,50 65 24 59,00 293,24 340 286,97 351 314,98 414 303,92 524 317,68 331 313,38 300

10 111 FURKAN GÜZELAY 11E 21 3 20,25 6 3 5,25 7 2 6,50 0 0 0,00 5 0 5,00 14 11 11,25 0 0 0,00 5 3 4,25 3 6 1,50 6 3 5,25 67 31 59,25 283,85 408 283,56 365 322,89 323 317,62 359 314,35 361 299,94 405

11 53 H PEKAY ÇOLAK 11E 21 5 19,75 5 3 4,25 5 2 4,50 0 0 0,00 4 1 3,75 16 4 15,00 0 0 0,00 2 6 0,50 5 2 4,50 4 6 2,50 62 29 54,75 277,28 448 268,73 476 304,68 528 293,96 622 307,41 424 301,17 393

12 75 GÖKÇE NUR ŞAHİN 11E 23 4 22,00 9 2 8,50 8 1 7,75 0 0 0,00 5 0 5,00 13 11 10,25 0 0 0,00 2 5 0,75 2 6 0,50 7 3 6,25 69 32 61,00 276,90 452 273,77 433 347,15 149 345,90 152 330,88 235 302,98 380

13 128 KADİRİ SAĞLAM 11E 17 7 15,25 10 1 9,75 6 3 5,25 0 0 0,00 5 0 5,00 14 9 11,75 0 0 0,00 3 3 2,25 4 6 2,50 6 3 5,25 65 32 57,00 272,72 488 270,72 455 311,00 464 317,59 360 299,49 507 282,43 544

14 94 MERT HIRKA 11E 19 5 17,75 7 6 5,50 10 1 9,75 0 0 0,00 5 0 5,00 12 3 11,25 0 0 0,00 0 0 0,00 5 2 4,50 4 5 2,75 62 22 56,50 266,36 536 261,80 540 321,46 345 324,84 285 308,55 417 285,96 511

15 120 ELİF ÖZER 11E 20 5 18,75 7 3 6,25 8 2 7,50 0 0 0,00 4 0 4,00 15 5 13,75 0 0 0,00 3 4 2,00 0 4 -1,00 5 5 3,75 62 28 55,00 265,68 542 255,42 599 317,88 383 316,21 375 311,87 385 293,14 453

16 137 İREM GEREN 11E 19 4 18,00 6 3 5,25 8 2 7,50 0 0 0,00 3 0 3,00 11 9 8,75 0 0 0,00 4 5 2,75 2 4 1,00 8 2 7,50 61 29 53,75 265,46 545 268,31 481 300,86 573 297,36 586 290,28 611 276,24 615

17 105 CEREN GÜNGÖR 11E 20 3 19,25 7 1 6,75 7 0 7,00 0 0 0,00 2 1 1,75 12 6 10,50 0 0 0,00 0 0 0,00 1 5 -0,25 6 2 5,50 55 18 50,50 250,88 673 244,90 680 303,51 541 297,86 583 295,68 551 276,99 607

18 99 YUSUFIR ARIGÜN 11E 13 14 9,50 10 3 9,25 9 3 8,25 0 0 0,00 5 0 5,00 8 6 6,50 0 0 0,00 6 4 5,00 5 5 3,75 3 7 1,25 59 42 48,50 236,52 780 240,51 722 280,05 808 298,49 568 258,22 957 234,39 957

19 11 GİZEM OYMAK 11E 19 7 17,25 8 1 7,75 7 1 6,75 0 0 0,00 5 0 5,00 7 5 5,75 0 0 0,00 2 4 1,00 2 4 1,00 5 4 4,00 55 26 48,50 233,51 800 233,79 777 301,75 559 304,76 506 281,83 702 252,88 813

20 36 DOLUNAY YILDIZ 11E 16 3 15,25 4 5 2,75 8 2 7,50 0 0 0,00 5 0 5,00 3 2 2,50 0 0 0,00 0 6 -1,50 1 3 0,25 6 2 5,50 43 23 37,25 198,51 1072 200,50 1041 262,02 1016 261,72 981 243,28 1091 216,91 1124

21 59 BARANBE AHUBA?Z 11E 14 14 10,50 7 3 6,25 5 0 5,00 0 0 0,00 5 0 5,00 6 10 3,50 0 0 0,00 0 10 -2,50 1 9 -1,25 4 6 2,50 42 52 29,00 167,36 1433 161,95 1514 237,01 1274 244,96 1150 219,02 1318 189,40 1413
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